
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA GEDİZ Erkek İmam Hatip Lisesi EKOL SERİSİ TYT 1. DENEME 93 172 172 172

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal Bilimler TYT Temel Matematik TYT Fen Bilimleri

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,40 13,09 15,13 1,38 2,11 0,85 0,90 2,35 0,31 1,78 2,21 1,22 2,10 1,68 1,68 4,88 6,06 3,37 1,60 2,51 0,97 0,93 1,85 0,47 0,49 1,21 0,19 32,46 33,07 24,19 175,390

Okul Ortalaması 15,37 14,80 11,67 1,24 2,31 0,66 0,86 2,78 0,16 1,46 2,45 0,85 2,21 1,76 1,77 4,15 8,19 2,11 1,61 2,94 0,88 0,85 1,99 0,35 0,36 1,46 0,00 28,11 38,68 18,45 157,960

KATILIMLAR

1 308 HÜSEYİN TÜRKMEN 12B 28 10 25,50 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 12 6 10,50 52 23 46,25 253,068 12

2 261 NAİM ALTINTAŞ 12B 28 8 26,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 6 5 4,75 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 47 21 41,75 235,028 15

3 182 MUHAMMED GÜLBEN 12B 29 4 28,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 44 16 40,00 227,770 20

4 7 YAKUP AKARSU 11B 24 11 21,25 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 7 10 4,50 2 4 1,00 1 1 0,75 2 0 2,00 45 36 36,00 215,968 27

5 21 MEHMET ALİ TAŞKIN 11A 17 11 14,25 1 0 1,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 0 3,00 12 5 10,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 39 25 32,75 210,295 34

6 685 MUSTAFA DOĞAN 12A 21 10 18,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 6 1 5,75 1 1 0,75 1 1 0,75 37 20 32,00 204,595 37

7 74 SABRİ YEŞİ L 11C 25 15 21,25 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 6 0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 41 33 32,75 203,365 40

8 1 DOĞUKAN ALBAYRAK 11A 21 13 17,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 3 0 3,00 7 6 5,50 1 3 0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 38 28 31,00 200,933 43

9 8 MEHMET DOYMAZ 11A 18 7 16,25 1 0 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 9 4 8,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 33 16 29,00 196,408 45

10 25 ERAY BİLGİ 11A 18 17 13,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 0 3,00 6 6 4,50 3 4 2,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 39 40 29,00 194,503 47

11 14 AYKUT MUTLU 11B 21 12 18,00 2 3 1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 8 10 5,50 1 3 0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 39 43 28,25 192,233 49

12 4 MURATAKTÜRK 11A 20 10 17,50 9 6 7,50 2 1 1,75 1 0 1,00 32 17 27,75 191,633 52

13 52 FARUK DÖNMEZ   20 16 16,00 3 1 2,75 0 4 -1,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 2 3,50 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 36 31 28,25 191,003 53

14 299 ÖMER ÖZAYDIN 11B 22 11 19,25 1 2 0,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 1 2 0,50 1 5 -0,25 34 25 27,75 188,465 55

15 10 EMRE BARIN 11A 13 11 10,25 2 2 1,50 1 4 0,00 14 9 11,75 2 2 1,50 1 1 0,75 33 29 25,75 188,095 56

16 84 AHMET GÜNGÖR 11B 16 18 11,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 5 1 4,75 1 1 0,75 35 30 27,50 187,000 57

17 0 LOKMAN EKER 11C 26 12 23,00 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 11 -1,75 1 5 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 38 43 27,25 185,413 59

18 59 YAŞAR AYDIN 11B 21 19 16,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 9 24 3,00 3 3 2,25 1 1 0,75 41 60 26,00 183,488 60

19 51 KADİR CANKARA 11A 23 17 18,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 3 3 2,25 2 4 1,00 1 3 0,25 0 5 -1,25 35 38 25,50 182,178 61

20 186 BAŞKAN OSMAN ÖZTÜRK 12B 18 11 15,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 30 18 25,50 180,953 62

21 998 HÜSEYİN VERİLİ 12B 20 10 17,50 2 1 1,75 1 2 0,50 4 0 4,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 29 15 25,25 180,248 63

22 24 HİDAYET COŞAR 11C 15 8 13,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 4 3 3,25 3 1 2,75 1 1 0,75 1 0 1,00 29 19 24,25 177,753 66

23 49 M FURKAN AKAY 11C 20 16 16,00 3 2 2,50 1 4 0,00 1 3 0,25 2 2 1,50 4 9 1,75 4 3 3,25 1 3 0,25 0 5 -1,25 36 47 24,25 177,393 67

24 29 AHMET ÇETİN 11B 19 11 16,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 3 0,25 3 0 3,00 1 3 0,25 4 1 3,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 31 26 24,50 176,643 68

25 23 NURİ ERDEM ULUTÜRK 11B 18 14 14,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 30 25 23,75 176,003 69

26 9 ERHAN AKHAN 11A 18 18 13,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 9 21 3,75 2 5 0,75 2 4 1,00 1 4 0,00 39 65 22,75 173,963 72

27 66 MEHMET KAZAK 11C 22 13 18,75 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 9 -1,25 1 5 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 34 42 23,50 173,868 73

28 184 MUHARREM IŞIK 12B 19 18 14,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 0 2,00 3 2 2,50 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 30 30 22,50 171,640 76

29 80 MUHAMMED AKİF KAYA 11B 16 17 11,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 5 3,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 31 38 21,50 170,528 78
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Genel Ortalama 18,40 13,09 15,13 1,38 2,11 0,85 0,90 2,35 0,31 1,78 2,21 1,22 2,10 1,68 1,68 4,88 6,06 3,37 1,60 2,51 0,97 0,93 1,85 0,47 0,49 1,21 0,19 32,46 33,07 24,19 175,390

Okul Ortalaması 15,37 14,80 11,67 1,24 2,31 0,66 0,86 2,78 0,16 1,46 2,45 0,85 2,21 1,76 1,77 4,15 8,19 2,11 1,61 2,94 0,88 0,85 1,99 0,35 0,36 1,46 0,00 28,11 38,68 18,45 157,960

KATILIMLAR

30 174 HİMMET ÖZBEY 12B 22 12 19,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 28 24 22,00 169,880 79

31 188 RIZA ÇAVDAR 12B 18 11 15,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 2 0,50 3 4 2,00 3 3 2,25 2 2 1,50 1 2 0,50 30 34 21,50 168,183 85

32 27 İLHAN DİNÇ 11A 11 13 7,75 3 0 3,00 1 1 0,75 1 3 0,25 2 2 1,50 6 6 4,50 1 4 0,00 3 3 2,25 1 1 0,75 29 33 20,75 167,900 86

33 17 MUSTAFA ALTINTOP 11A 15 17 10,75 0 3 -0,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 0 1,00 7 1 6,75 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 28 31 20,25 167,615 87

34 56 FURKAN ÖZBEY 11A 18 15 14,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 1 4 0,00 4 0 4,00 4 9 1,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 31 40 21,00 167,608 88

35 12 İBRAHİM DÖNMEZ 11B 17 17 12,75 2 2 1,50 1 3 0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 6 8 4,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 4 -1,00 32 47 20,25 167,235 90

36 207 YUNUS UYANIK 12A 17 11 14,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 28 27 21,25 166,940 91

37 46 İSMAİL CEYHUN ATAK 11A 6 4 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 5 2,75 3 4 2,00 3 4 2,00 0 6 -1,50 28 31 20,25 165,593 92

38 33 KERİM AKKANAT 11B 18 19 13,25 3 2 2,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 1 3 0,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 30 39 20,25 164,340 97

39 162 AHMET ACAR 12A 14 10 11,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 24 18 19,50 164,190 99

40 26 EMRE ALTINTAŞ   10 9 7,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 5 4 4,00 5 0 5,00 2 2 1,50 1 3 0,25 25 20 20,00 164,163 100

41 11 MEHMET ÖZDOĞAN 11B 17 18 12,50 2 2 1,50 1 3 0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 6 11 3,25 1 5 -0,25 0 4 -1,00 0 5 -1,25 32 52 19,00 162,885 101

42 167 ALİ RIZA TRKMN 12A 20 15 16,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 27 31 19,25 161,190 104

43 166 ALİ İNCE 12B 18 8 16,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 23 15 19,25 160,853 105

44 159 OLCAY BAŞERRR 12A 17 19 12,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 0 1,00 2 2 1,50 1 2 0,50 2 4 1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 28 36 19,00 159,958 108

45 0 OĞUZHAN GÜMÜŞ 12B 21 7 19,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 0 4 -1,00 24 20 19,00 159,468 109

46 86 SEFA DOĞAN 11B 15 25 8,75 3 1 2,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 10 16 6,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 33 62 17,50 159,448 110

47 183 MUHAMMET ATAY 12B 18 12 15,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 2 0 2,00 23 20 18,00 157,030 111

48 168 BERKANT ÇARPANN 12B 19 17 14,75 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 1 1,75 25 29 17,75 156,240 112

49 58 ALİ ULUTÜRK 11A 13 13 9,75 2 2 1,50 1 1 0,75 2 3 1,25 0 4 -1,00 3 1 2,75 3 3 2,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 25 31 17,25 155,795 113

50 350 NAZİF TALHA SEZEN 11A 15 9 12,75 1 0 1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 4 10 1,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 24 27 17,25 155,435 115

51 34 MALİ KARTAL 11B 13 18 8,50 1 1 0,75 4 0 4,00 1 3 0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 23 25 16,75 154,393 116

52 37 MUSTAFA ERTUĞRUL 11 9 13 5,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 3 0,25 3 1 2,75 7 6 5,50 1 3 0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 24 34 15,50 152,548 117

53 169 HAKAN AKGÜN 12A 13 10 10,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 20 17 15,75 150,033 120

54 13 SALİH TÜRKMEN 11A 10 9 7,75 1 1 0,75 6 8 4,00 3 3 2,25 20 21 14,75 148,570 123

55 90 BEKİR BAYSAL 11B 9 8 7,00 2 0 2,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 3 3 2,25 3 1 2,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 20 21 14,75 147,488 124

56 187 RECEP ERÜRK 12A 18 15 14,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 4 -1,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 0 2,00 22 28 15,00 147,018 125

57 38 FURKAN KELEŞ 11A 10 13 6,75 1 3 0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 8 13 4,75 0 5 -1,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 24 42 13,50 146,008 126

58 0 MURAT OCAK 11C 18 22 12,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 7 33 -1,25 1 6 -0,50 2 3 1,25 2 2 1,50 35 81 14,75 145,393 127
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 18,40 13,09 15,13 1,38 2,11 0,85 0,90 2,35 0,31 1,78 2,21 1,22 2,10 1,68 1,68 4,88 6,06 3,37 1,60 2,51 0,97 0,93 1,85 0,47 0,49 1,21 0,19 32,46 33,07 24,19 175,390

Okul Ortalaması 15,37 14,80 11,67 1,24 2,31 0,66 0,86 2,78 0,16 1,46 2,45 0,85 2,21 1,76 1,77 4,15 8,19 2,11 1,61 2,94 0,88 0,85 1,99 0,35 0,36 1,46 0,00 28,11 38,68 18,45 157,960

KATILIMLAR

59 178 MEHMET SELEN 11A 15 12 12,00 1 2 0,50 2 1 1,75 18 15 14,25 145,143 128

60 425 MURAT AKAGÜNDÜZ 12A 12 14 8,50 1 1 0,75 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 1 2 0,50 19 22 13,50 143,750 130

61 18 MEHMET MERT 11B 10 8 8,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 1 5 -0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 19 23 13,25 142,273 131

62 111 CAFER ASLAN 12B 13 13 9,75 0 4 -1,00 1 4 0,00 1 3 0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 19 26 12,50 140,618 134

63 109 AYKUT ALACA 11C 13 27 6,25 2 3 1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 10 30 2,50 2 5 0,75 2 3 1,25 1 4 0,00 33 84 12,00 139,048 136

64 91 MEHMET YILDIZ 11C 10 12 7,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 18 26 11,50 137,755 137

65 193 TALHA KARAKOYUN 12A 13 10 10,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 16 19 11,25 136,008 138

66 61 11B 12 15 8,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 4 9 1,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 22 44 11,00 135,598 139

67 67 BAYRAM ÇALIŞKAN 11C 9 12 6,00 1 4 0,00 2 1 1,75 1 3 0,25 1 2 0,50 2 6 0,50 1 3 0,25 2 0 2,00 19 31 11,25 135,463 140

68 70 MEHMET AKİF SOLAK 11B 11 25 4,75 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 5 7 3,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 3 2,25 25 57 10,75 135,320 141

69 141 KEMAL ÇAĞLAR 12B 10 17 5,75 1 4 0,00 1 4 0,00 1 3 0,25 3 1 2,75 2 4 1,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 20 37 10,75 134,500 142

70 4 İ BURAK ERAY 11A 16 15 12,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 2 7 0,25 1 4 0,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 20 37 10,75 134,035 143

71 0 FEVZİ ÜNAY 12A 10 4 9,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 13 10 10,50 133,395 144

72 81 KEMAL ALTINTAŞ 11C 17 23 11,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 36 -5,00 4 3 3,25 0 7 -1,75 1 5 -0,25 33 87 11,25 132,400 146

73 115 ERAY ORAK 12A 13 24 7,00 2 3 1,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 0 1,00 1 6 -0,50 0 4 -1,00 21 45 9,75 131,928 147

74 94 BURAK ARITÜRK 11B 9 10 6,50 3 5 1,75 1 4 0,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 15 23 9,25 130,068 148

75 156 RECEP MEMİŞ 12B 9 7 7,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 3 7 1,25 15 24 9,00 129,228 150

76 77 ARİF EREN KOCABAŞ 11A 11 16 7,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 2 5 0,75 2 5 0,75 1 2 0,50 21 46 9,50 129,025 151

77 171 H İBRAHİM ÖZŞAHİN 12B 13 15 9,25 0 5 -1,25 1 2 0,50 1 4 0,00 3 9 0,75 0 1 -0,25 18 36 9,00 128,918 152

78 195 TARIK EMİ RDİNÇ 12B 14 19 9,25 0 4 -1,00 0 5 -1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 17 32 9,00 128,428 153

79 121 ŞENOL ÇEVİK 11C 14 26 7,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 9 31 1,25 0 7 -1,75 2 5 0,75 2 4 1,00 31 89 8,75 128,413 154

80 196 YASİN YEŞİLIŞIK 12A 7 10 4,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 1 1 0,75 14 21 8,75 126,813 157

81 103 KADİR BULUT 11C 10 14 6,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 2 1 1,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 16 30 8,50 126,540 158

82 304 UMUTCAN TÜRKMEN 12B 14 23 8,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 1 3 0,25 1 1 0,75 18 39 8,25 125,860 159

83 87 ÖMER FURKAN YİĞİT 11B 10 29 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 5 19 0,25 1 4 0,00 1 0 1,00 24 65 7,75 124,600 161

84 99 ALİ OSMAN KELEŞ 12B 9 25 2,75 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 12 1,00 19 46 7,50 124,498 162

85 62 A KADİR ÖZDEMİR 11A 8 16 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 3 0,25 5 20 0,00 4 2 3,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 20 50 7,50 123,105 163

86 130 HARUN ÇAVDAR 12A 10 12 7,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 1 6 -0,50 0 4 -1,00 16 36 7,00 122,680 164

87 76 HİDAYET ŞENGÜL 11B 12 28 5,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 9 31 1,25 3 4 2,00 1 6 -0,50 1 5 -0,25 29 91 6,25 120,163 166
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 18,40 13,09 15,13 1,38 2,11 0,85 0,90 2,35 0,31 1,78 2,21 1,22 2,10 1,68 1,68 4,88 6,06 3,37 1,60 2,51 0,97 0,93 1,85 0,47 0,49 1,21 0,19 32,46 33,07 24,19 175,390

Okul Ortalaması 15,37 14,80 11,67 1,24 2,31 0,66 0,86 2,78 0,16 1,46 2,45 0,85 2,21 1,76 1,77 4,15 8,19 2,11 1,61 2,94 0,88 0,85 1,99 0,35 0,36 1,46 0,00 28,11 38,68 18,45 157,960

KATILIMLAR

88 88 İSMAİL COŞKUN 11B 12 17 7,75 1 2 0,50 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 5 -0,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 16 40 6,00 118,873 167

89 85 SÜLEYMAN MEMİŞ 11A 14 24 8,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 5 23 -0,75 2 4 1,00 1 6 -0,50 0 4 -1,00 25 78 5,50 116,975 168

90 0 CEMAL KAHRAMAN 11B 13 27 6,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 5 35 -3,75 1 6 -0,50 2 5 0,75 2 4 1,00 28 92 5,00 113,288 169

91 135 BATUHAN PEKBİLGİN 11B 11 29 3,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 9 31 1,25 2 5 0,75 2 5 0,75 0 6 -1,50 27 93 3,75 112,550 170

92 98 RAMAZAN YILDIRIM 11C 3 18 -1,50 2 3 1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 2 3 1,25 1 4 0,00 10 33 1,75 105,693 171

93 157 SONER BAYRA M 12A 7 23 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 7 -1,75 1 6 -0,50 2 5 0,75 0 1 -0,25 13 59 -1,75 93,340 172
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