
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA GEDİZ Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi 10.Sınıf KA-1 (10001) 20 20 20 1388

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,20 11,12 13,16 7,50 5,57 6,48 6,46 5,86 5,42 5,54 10,90 3,81 3,55 4,37 2,76 2,51 3,65 1,91 5,03 3,74 4,33 45,79 45,21 37,87 218,020

Okul Ortalaması 13,45 13,05 10,19 7,35 5,85 5,89 6,60 7,00 4,85 1,00 5,75 -0,44 3,00 4,89 1,78 1,53 2,47 0,91 2,89 4,42 1,79 35,82 43,43 24,97 173,380

KATILIMLAR

1 366 CELAL BARDAKÇI 10A 21 8 19,00 13 2 12,50 7 8 5,00 1 1 0,75 5 5 3,75 2 4 1,00 6 4 5,00 55 32 47,00 240,325 446

2 181 M FURKAN AKHAN 10A 19 8 17,00 8 7 6,25 8 5 6,75 3 5 1,75 0 2 -0,50 6 3 5,25 44 30 36,50 212,165 665

3 222 FURKAN ALTINTOP 10A 18 11 15,25 10 5 8,75 9 5 7,75 5 4 4,00 1 1 0,75 2 4 1,00 45 30 37,50 210,825 680

4 355 MUSTAFA UYAR 10A 16 12 13,00 11 3 10,25 10 4 9,00 4 5 2,75 0 1 -0,25 5 2 4,50 46 27 39,25 209,675 691

5 241 HALİL ÖZCELİK 10A 14 14 10,50 9 6 7,50 8 7 6,25 4 2 3,50 0 1 -0,25 5 1 4,75 40 31 32,25 189,330 861

6 170 BUĞRA AKBAŞ 10A 14 11 11,25 9 5 7,75 7 7 5,25 2 5 0,75 3 2 2,50 2 7 0,25 37 37 27,75 182,108 920

7 154 10A 13 13 9,75 12 2 11,50 8 6 6,50 0 1 -0,25 33 22 27,50 179,180 944

8 71 KADİR TAHA KARA 10A 15 11 12,25 8 6 6,50 5 9 2,75 2 6 0,50 3 3 2,25 2 7 0,25 35 42 24,50 177,318 962

9 283 İSMAİL EMRE DEMİRCAN10A 16 10 13,50 4 6 2,50 4 8 2,00 0 5 -1,25 4 3 3,25 4 2 3,50 2 4 1,00 34 38 24,50 175,390 974

10 68 SERKAN AKGÜN 10A 12 6 10,50 8 3 7,25 3 1 2,75 1 4 0,00 3 5 1,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 29 24 23,00 170,580 1003

11 345 ADEM ENES AKKAŞ 10A 15 15 11,25 10 5 8,75 4 11 1,25 4 21 -1,25 3 7 1,25 0 4 -1,00 5 5 3,75 41 68 24,00 170,375 1005

12 165 ALİ ACAR 10A 13 11 10,25 4 6 2,50 6 6 4,50 2 5 0,75 3 2 2,50 2 4 1,00 30 34 21,50 166,520 1027

13 236 KEREM KESKİN 10A 11 11 8,25 2 5 0,75 8 7 6,25 1 0 1,00 1 6 -0,50 3 4 2,00 26 33 17,75 157,768 1092

14 212 ERAYESER 10A 11 13 7,75 6 4 5,00 7 7 5,25 4 5 2,75 0 6 -1,50 1 4 0,00 29 39 19,25 157,100 1096

15 101 EYÜPHAN ÖZAY 10A 10 19 5,25 6 9 3,75 8 7 6,25 0 1 -0,25 5 5 3,75 3 3 2,25 3 6 1,50 35 50 22,50 156,970 1097

16 235 HALİL KARAASLAN 10B 12 12 9,00 6 6 4,50 5 7 3,25 1 9 -1,25 3 3 2,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 29 41 18,75 154,625 1114

17 149 SAMET AYDIN 10A 13 17 8,75 6 9 3,75 5 10 2,50 2 8 0,00 3 6 1,50 2 8 0,00 31 58 16,50 153,238 1125

18 93 NURULLAH KUL 10A 9 21 3,75 7 7 5,25 8 7 6,25 0 5 -1,25 2 8 0,00 4 3 3,25 2 8 0,00 32 59 17,25 140,548 1205

19 69 EREN KOZ 10A 7 18 2,50 5 9 2,75 8 7 6,25 3 6 1,50 3 3 2,25 3 7 1,25 29 50 16,50 139,635 1209

20 148 SERKAN GÜNER 10A 10 20 5,00 3 12 0,00 4 11 1,25 17 43 6,25 123,825 1305
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA GEDİZ Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi 10.Sınıf KA-1 (10001) 20 20 20 1388

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,20 11,12 13,16 7,50 5,57 6,48 6,46 5,86 5,42 5,54 10,90 3,81 3,55 4,37 2,76 2,51 3,65 1,91 5,03 3,74 4,33 45,79 45,21 37,87 218,020

Okul Ortalaması 13,45 13,05 10,19 7,35 5,85 5,89 6,60 7,00 4,85 1,00 5,75 -0,44 3,00 4,89 1,78 1,53 2,47 0,91 2,89 4,42 1,79 35,82 43,43 24,97 173,380

KATILIMLAR
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10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA GEDİZ Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi 10.Sınıf KA-1 (10001) 20 20 20 1388

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,20 11,12 13,16 7,50 5,57 6,48 6,46 5,86 5,42 5,54 10,90 3,81 3,55 4,37 2,76 2,51 3,65 1,91 5,03 3,74 4,33 45,79 45,21 37,87 218,020

Okul Ortalaması 13,45 13,05 10,19 7,35 5,85 5,89 6,60 7,00 4,85 1,00 5,75 -0,44 3,00 4,89 1,78 1,53 2,47 0,91 2,89 4,42 1,79 35,82 43,43 24,97 173,380

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 366 CELAL BARDAKÇI 10A 21 8 19,00 13 2 12,50 7 8 5,00 1 1 0,75 5 5 3,75 2 4 1,00 6 4 5,00 55 32 47,00 240,325 446

2 181 M FURKAN AKHAN 10A 19 8 17,00 8 7 6,25 8 5 6,75 3 5 1,75 0 2 -0,50 6 3 5,25 44 30 36,50 212,165 665

3 222 FURKAN ALTINTOP 10A 18 11 15,25 10 5 8,75 9 5 7,75 5 4 4,00 1 1 0,75 2 4 1,00 45 30 37,50 210,825 680

4 355 MUSTAFA UYAR 10A 16 12 13,00 11 3 10,25 10 4 9,00 4 5 2,75 0 1 -0,25 5 2 4,50 46 27 39,25 209,675 691

5 241 HALİL ÖZCELİK 10A 14 14 10,50 9 6 7,50 8 7 6,25 4 2 3,50 0 1 -0,25 5 1 4,75 40 31 32,25 189,330 861

6 170 BUĞRA AKBAŞ 10A 14 11 11,25 9 5 7,75 7 7 5,25 2 5 0,75 3 2 2,50 2 7 0,25 37 37 27,75 182,108 920

7 154 10A 13 13 9,75 12 2 11,50 8 6 6,50 0 1 -0,25 33 22 27,50 179,180 944

8 71 KADİR TAHA KARA 10A 15 11 12,25 8 6 6,50 5 9 2,75 2 6 0,50 3 3 2,25 2 7 0,25 35 42 24,50 177,318 962

9 283 İSMAİL EMRE DEMİRCAN10A 16 10 13,50 4 6 2,50 4 8 2,00 0 5 -1,25 4 3 3,25 4 2 3,50 2 4 1,00 34 38 24,50 175,390 974

10 68 SERKAN AKGÜN 10A 12 6 10,50 8 3 7,25 3 1 2,75 1 4 0,00 3 5 1,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 29 24 23,00 170,580 1003

11 345 ADEM ENES AKKAŞ 10A 15 15 11,25 10 5 8,75 4 11 1,25 4 21 -1,25 3 7 1,25 0 4 -1,00 5 5 3,75 41 68 24,00 170,375 1005

12 165 ALİ ACAR 10A 13 11 10,25 4 6 2,50 6 6 4,50 2 5 0,75 3 2 2,50 2 4 1,00 30 34 21,50 166,520 1027

13 236 KEREM KESKİN 10A 11 11 8,25 2 5 0,75 8 7 6,25 1 0 1,00 1 6 -0,50 3 4 2,00 26 33 17,75 157,768 1092

14 212 ERAYESER 10A 11 13 7,75 6 4 5,00 7 7 5,25 4 5 2,75 0 6 -1,50 1 4 0,00 29 39 19,25 157,100 1096

15 101 EYÜPHAN ÖZAY 10A 10 19 5,25 6 9 3,75 8 7 6,25 0 1 -0,25 5 5 3,75 3 3 2,25 3 6 1,50 35 50 22,50 156,970 1097

16 149 SAMET AYDIN 10A 13 17 8,75 6 9 3,75 5 10 2,50 2 8 0,00 3 6 1,50 2 8 0,00 31 58 16,50 153,238 1125

17 93 NURULLAH KUL 10A 9 21 3,75 7 7 5,25 8 7 6,25 0 5 -1,25 2 8 0,00 4 3 3,25 2 8 0,00 32 59 17,25 140,548 1205

18 69 EREN KOZ 10A 7 18 2,50 5 9 2,75 8 7 6,25 3 6 1,50 3 3 2,25 3 7 1,25 29 50 16,50 139,635 1209

19 148 SERKAN GÜNER 10A 10 20 5,00 3 12 0,00 4 11 1,25 17 43 6,25 123,825 1305
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10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KÜTAHYA GEDİZ Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi 10.Sınıf KA-1 (10001) 20 20 20 1388

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,20 11,12 13,16 7,50 5,57 6,48 6,46 5,86 5,42 5,54 10,90 3,81 3,55 4,37 2,76 2,51 3,65 1,91 5,03 3,74 4,33 45,79 45,21 37,87 218,020

Okul Ortalaması 13,45 13,05 10,19 7,35 5,85 5,89 6,60 7,00 4,85 1,00 5,75 -0,44 3,00 4,89 1,78 1,53 2,47 0,91 2,89 4,42 1,79 35,82 43,43 24,97 173,380

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 235 HALİL KARAASLAN 10B 12 12 9,00 6 6 4,50 5 7 3,25 1 9 -1,25 3 3 2,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 29 41 18,75 154,625 1114
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